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Saksliste
Utvalgs-
saksnr

Innhold Vedlegg Arkivsaksnr

Saker til behandling

PS 28/11 Rusånes Fabrikker AS. Nytt kloakkrenseanlegg 1-2 2011/191

PS 29/11 Vannkilde Øvre Saltdal vannverk. Sikring mot erosjon 
og flom

3-6 2010/672

PS 30/11 Tilknytningsavgift til kommunalt avløpsanlegg på 
gårdsnummer 10 og 11 i Saltdal Kommune

2011/418

PS 31/11 1. gangs behandling. Detaljreguleringsplan for Junkerdal 
Tollstasjon.

2egne 
hefter

2010/1280

PS 32/11 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel. 
Oppføring av flytebrygge - Langset

7-18 2011/204

PS 33/11 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel. 
Oppføring av naust ved Nordvatnet (Storforsdalen i 
Saksenvik)

19-30 2010/1498

PS 34/11 Norges vassdrag og energidirektorat. Søknad om 
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel. Avslutning 
av steinbrudd.

31-44 2011/316

PS 35/11 Peter Willumsen. søknad om dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel. Oppføring av naust i LNF-
område

45-58 2010/1582

PS 36/11 Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan Storjord. 
Nybygging av sti.

59-64 2010/1520

PS 37/11 Folkeavstemning angående Avfallsenergi AS sin 
etablering på Rognan

Eget hefte 2010/2007

PS 38/11 Båtbyggermuseet på Rognan Eget hefte 2009/1294

PS 39/11 Endring av kommunale vilkår motorferdsel 65-74 2011/409

PS 40/11 Avtale om samarbeid og etablering av et overordnet 
samarbeidsorgan mellom kommunene Beiarn, Bodø, 
Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Røst, Saltdal, 
Steigen, Sørfold, Tysfjord og Værøy og 
Nordlandssykehuset HF

75-82 2011/354

PS 41/11 Salten Kultursamarbeid - evaluering og veien videre Ettersendt 2007/1495

PS 42/11 1. gangs behandling. Reguleringsendring for Del av 
Dypvannskaia.

Ettersendt 2011/205

PS 43/11 Sykkelløftet i Salten
Rognan 15.03.11

Kjell Magne Johansen
Ordfører



Saker til behandling

PS 28/11 Rusånes Fabrikker AS. Nytt kloakkrenseanlegg

Rådmannens innstilling
1. Saltdal kommune skal bidra økonomisk til etablering av planlagt kloakkrenseanlegg ved 

Rusånes Fabrikker, og kommunen skal ha driftsansvaret for ferdig anlegg. Rusånes Fabrikker 
og eier av boligeiendom (gnr. 31 bnr. 42) som knyttes til anlegget betaler samlet en egenandel 
til etableringen tilsvarende det som allerede er lagt ned av kostnader i prosjektet pr. i dag 
( utgjør ca. kr. 405.000 ). Bedriften og boligeier blir internt enige om fordeling av disse 
kostnadene.

2. Administrasjonen i Saltdal kommune avklarer gjennom en dialog med Rusånes Fabrikker om 
bedriften selv skal stå for ferdigstilling av anlegget før kommunal overtakelse, eller om 
Saltdal kommune skal overta ansvaret for prosjektet slik det nå foreligger. 

3. Kostnader med investering og drift av anlegget skal inngå i kommunens gebyrgrunnlag for 
avløp.

4. Rusånes fabrikker og eier av gnr. 31 bnr. 42 betaler i tillegg til ekstra egenandel under pkt. 1 
en tilknytningsavgift for avløp på kr. 2.000 hver.

5. Årlig avløpsgebyr for begge eiendommene beregnes etter kommunalt regulativ ut fra målt 
eller stipulert vannforbruk 
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Behandling:

Enstemmig innstilling:
Saltdal kommune påtar seg å bidra økonomisk til etablering av nytt kloakkanlegg ved Russånes 
fabrikker og overta drift av anlegget. Samlet kostnad utgjør ca. kr. 900.000,-. 
Administrasjon inngår en utbyggings avtale med Russånes fabrikker da med forusetning av at 
Russånes fabrikker/gnr. 31, bnr. 41 bidrar med et samlet anleggsbidrag på kr. 400.000,- tilsvarende 
bedriftens gjennomførte investeringer.

PS 29/11 Vannkilde Øvre Saltdal vannverk. Sikring mot erosjon og flom

Rådmannens innstilling

• Saltdal kommune godkjenner detaljplan utarbeidet av NVE, for sikring av vannkilden til 
Øvre Saltdal vannverk.

• Saltdal kommune kan forplikte seg til avtalen/skjemavedtaket vedlagt i brev fra NVE, datert 
25. februar 2011 (brevets vedlegg 1)

• Skjemavedtaket kan signeres av ordfører og returneres til NVE.
• Finansiering av kommunens andel, estimert til kr 450.000,- inkl mva, søkes dekket gjennom 

ekstraordinært tilskudd etter naturskade/flom i 2010.  Om det ikke innvilges tilskudd 
innarbeides beløpet i gebyrgrunnlaget for vannavgift i Saltdal kommune.
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Behandling:

Enstemmig innstilling:

• Saltdal kommune godkjenner detaljplan utarbeidet av NVE, for sikring av vannkilden til 
Øvre Saltdal vannverk.



• Saltdal kommune kan forplikte seg til avtalen/skjemavedtaket vedlagt i brev fra NVE, datert 
25. februar 2011 (brevets vedlegg 1)

• Skjemavedtaket kan signeres av ordfører og returneres til NVE.
• Finansiering av kommunens andel, estimert til kr 450.000,- inkl mva, søkes dekket gjennom 

ekstraordinært tilskudd etter naturskade/flom i 2010.  Om det ikke innvilges tilskudd 
innarbeides beløpet i gebyrgrunnlaget for vannavgift i Saltdal kommune.

PS 30/11 Tilknytningsavgift til kommunalt avløpsanlegg på gårdsnummer 10 og 11 i Saltdal 
Kommune

Rådmannens innstilling

• Det vedtas en særskilt tilknytningsavgift på kr 60.000 eksklusive merverdiavgift, for 
bebyggelse som skal kobles til kommunalt avløpsanlegg på gårdsnummer 10 og 11 i Saltdal 
kommune.

• Grunneier/huseier gis anledning til å inngå skriftlig avtale med Saltdal kommune om å ta 
ansvar for egen stikkledning. For de som velger denne muligheten settes 
tilknytningsavgiften til kr 40.000,- eksklusive merverdiavgift

• Forutsatt at det er innfor gjeldende regelverk, tilbys grunneier å betale anleggsbidrag i stedet 
for tilknytingsavgift, med tilsvarende beløp som tilknytningsavgiften.
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Behandling:
Rådmannen la fram følgende endret innstilling:

- Det vedtas en særskilt tilknytningsavgift på kr. 60.000 ekslusive mva, for bebyggelsen som 
skal kobles til kommunale avløpsanlegg på gnr. 10 og 11 i Saltdal kommune.

- Forutsatt at det er innenfor gjeldende regelverk, tilbys huseier å betale anleggsbidrag med 
tilsvarende beløp som særskilt tilknytningsavgift ekslusive mva.  I tillegg må huseier betale 
tilknytningsavgift med samme beløp som ellers i Saltdal kommune.

Monica Sundsfjord foreslo følgende tilleggspunkt: 
- Saltdal kommune vurderer finansieringsordninger som kan tilbys de huseiere som har behov 

for dette.

Siv Mossleth foreslo at summen i 1. strekpunkt endres til kr. 75.000 inkl. mva.

Rådmannens endrede innstilling med Siv Mossleths endringsforslag ble enstemmig vedtatt.

Monica Sundsfjords tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.

Enstemmig innstilling:
- Det vedtas en særskilt tilknytningsavgift på kr. 75.000 inklusiv mva, for bebyggelsen som 

skal kobles til kommunale avløpsanlegg på gnr. 10 og 11 i Saltdal kommune.
- Forutsatt at det er innenfor gjeldende regelverk, tilbys huseier å betale anleggsbidrag med 

tilsvarende beløp som særskilt tilknytningsavgift ekslusive mva.  I tillegg må huseier betale 
tilknytningsavgift med samme beløp som ellers i Saltdal kommune.

- Saltdal kommune vurderer finansieringsordninger som kan tilbys de huseiere som har behov 
for dette.



PS 31/11 1. gangs behandling. Detaljreguleringsplan for Junkerdal Tollstasjon.

Rådmannens innstilling
I medhold av Plan- og bygningslova § 12-11 legges reguleringsplan for Nye tollstasjon Junkerdal ut 
til offentlig ettersyn i 6 uker.
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Behandling:
Ordføreren foreslo følgende tillegg:
Valgt lokalisering av tiltaket er fremkommet etter dialog mellom reindrftsnæringa og tiltakshaver. 
Saltdal kommune mener at fremlagte forslag til lokalisering imøtekommer så vel reindriftsnærings 
behov for flytteleier og tiltakshavers (Toll- og avgiftsdirektoratet) behov for direkte oppsyn med 
riksgrenser.

Rådmannens innstilling med ordførerens tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.

Enstemmig vedtak:

I medhold av Plan- og bygningslova § 12-11 legges reguleringsplan for Nye tollstasjon Junkerdal ut 
til offentlig ettersyn i 6 uker.
Valgt lokalisering av tiltaket er fremkommet etter dialog mellom reindrftsnæringa og tiltakshaver. 
Saltdal kommune mener at fremlagte forslag til lokalisering imøtekommer så vel reindriftsnærings 
behov for flytteleier og tiltakshavers (Toll- og avgiftsdirektoratet) behov for direkte oppsyn med 
riksgrenser.

PS 32/11 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel. Oppføring av flytebrygge - 
Langset

Rådmannens innstilling
I medhold av Plan og bygningslova § 19-2 innvilges søknad om dispensasjon for oppføring av 
flytebrygge på G.nr./b.nr. 3/3 på inntil 20 kvadratmeter. Følgende vilkår settes for dispensasjonen jfr. 
Plan og bygningslova § 19-2:

Tiltakshaver forplikter seg til å sette opp informasjonsskilt på kaia at den kan benyttes av 
allmennheten med informasjon om kontaktpersoner og hvilke regler som gjelder for bruk.

Dispensasjonen har en varighet på to år. 

Før tiltak igangsettes skal det søkes om byggetillatelse jfr. Pbl. § 20-1 bokstav a med tildeling av 
ansvarsretter.
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Behandling:

Enstemmig vedtak:

I medhold av Plan og bygningslova § 19-2 innvilges søknad om dispensasjon for oppføring av 
flytebrygge på G.nr./b.nr. 3/3 på inntil 20 kvadratmeter. Følgende vilkår settes for dispensasjonen 
jfr. Plan og bygningslova § 19-2:



Tiltakshaver forplikter seg til å sette opp informasjonsskilt på kaia at den kan benyttes av 
allmennheten med informasjon om kontaktpersoner og hvilke regler som gjelder for bruk.

Dispensasjonen har en varighet på to år. 

Før tiltak igangsettes skal det søkes om byggetillatelse jfr. Pbl. § 20-1 bokstav a med tildeling av 
ansvarsretter.

PS 33/11 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel. Oppføring av naust ved 
Nordvatnet (Storforsdalen i Saksenvik)

Rådmannens innstilling
I medhold av Plan og bygningslova § 19-2 innvilges søknad om dispensasjon fra kommuneplanens 
arealdel for oppføring av naust etter godkjent søknad på G.nr. 4, fellesland.

Saltdal kommune mener at kommuneplanens arealdel ikke blir vesentlig tilsidesatt med følgende 
grunnlag: 

1. Naustet blir plassert sammen med andre naust.
2. Det er en arealmessig fordel at inngrepene samles på ett område, fremfor å fordele dette på to 

naustområder.
3. Ingen vesentlige konflikter med andre brukerinteresser

Vilkår for dispensasjon:
LNF-19 Mettivatn avsatt i kommuneplanens arealdel reduseres med 4 naust.  
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Behandling:
Ordføreren foreslo at punkt om vilkår for dispensasjon utgår.

Rådmannens innstilling med ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt.

Enstemmig vedtak:

I medhold av Plan og bygningslova § 19-2 innvilges søknad om dispensasjon fra kommuneplanens 
arealdel for oppføring av naust etter godkjent søknad på G.nr. 4, fellesland.

Saltdal kommune mener at kommuneplanens arealdel ikke blir vesentlig tilsidesatt med følgende 
grunnlag: 

1. Naustet blir plassert sammen med andre naust.
2. Det er en arealmessig fordel at inngrepene samles på ett område, fremfor å fordele dette på 

to naustområder.
3. Ingen vesentlige konflikter med andre brukerinteresser

PS 34/11 Norges vassdrag og energidirektorat. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens 
arealdel. Avslutning av steinbrudd.

Rådmannens innstilling
I medhold av Plan- og bygningslova § 19-3 innvilges Norges vassdrag og energidirektorat 
midlertidig dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for uttak av steinmasser.  Det settes følgende 
vilkår for dispensasjonen;



1. Tiltakshaver skal gjennomføre effektive tiltak for å redusere støvutslipp fra all støvende  
aktivitet som knusing, transport og lagring. Tiltakshaver skal gi en beskrivelse av  
støvreduserende tiltakene før oppstart av sprengningsarbeider.

2. Det skal utføres rystelsesmålinger på bolig G.nr. 27 b.nr. 21. i forbindelse med 
sprengningsarbeider. Tiltakshaver skal dokumentere grunnmurens tilstand før sprengning.

3. Tiltakshaver skal gjennomføre effektive tiltak for å redusere rystelsesnivået ved sprengning
4. Tillatelse gjelder for kun 2 års drift i bergverket. Lagring av masser kan forekomme over  

lengre tidsperspektiv inntil massene er brukt opp.
5. Sprengning mandag - torsdag tillates ikke utenfor tidsrommet 07.00- 15.00.
6. Sprengning tillates fredag ikke utenfor tidspunktet 07.00 – 15.00.
7. Uttransport mandag - fredag tillates ikke utenfor tidsrommet 07.00- 15.00.
8. Sprengningene finner sted innenfor tidsrom som naboene kjenner til, da dette reduserer  

betydelig den ulempen folk føler ved sprengning. Naboer innenfor 300 meter fra  
sprengningsstedet varsles spesielt pr telefon eller ved besøk.

9. Etter 2 års drift skal driften i bruddet avsluttes.
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Behandling:
Formannskapet var enig om å slå sammen pkt. 5 og 6 slik at det blir totalt 8 punkter.

Enstemmig vedtak:

I medhold av Plan- og bygningslova § 19-3 innvilges Norges vassdrag og energidirektorat 
midlertidig dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for uttak av steinmasser.  Det settes 
følgende vilkår for dispensasjonen;

1. Tiltakshaver skal gjennomføre effektive tiltak for å redusere støvutslipp fra all støvende  
aktivitet som knusing, transport og lagring. Tiltakshaver skal gi en beskrivelse av  
støvreduserende tiltakene før oppstart av sprengningsarbeider.

2. Det skal utføres rystelsesmålinger på bolig G.nr. 27 b.nr. 21. i forbindelse med 
sprengningsarbeider. Tiltakshaver skal dokumentere grunnmurens tilstand før sprengning.

3. Tiltakshaver skal gjennomføre effektive tiltak for å redusere rystelsesnivået ved sprengning
4. Tillatelse gjelder for kun 2 års drift i bergverket. Lagring av masser kan forekomme over  

lengre tidsperspektiv inntil massene er brukt opp.
5. Sprengning mandag -fredag tillates ikke utenfor tidsrommet 07.00- 15.00.
6. Uttransport mandag - fredag tillates ikke utenfor tidsrommet 07.00- 15.00.
7. Sprengningene finner sted innenfor tidsrom som naboene kjenner til, da dette reduserer  

betydelig den ulempen folk føler ved sprengning. Naboer innenfor 300 meter fra  
sprengningsstedet varsles spesielt pr telefon eller ved besøk.

8. Etter 2 års drift skal driften i bruddet avsluttes.

PS 35/11 Peter Willumsen. søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel. Oppføring 
av naust i LNF-område

Rådmannens innstilling
I medhold av Plan og bygningslova § 19-2 innvilges søknad om dispensasjon fra kommuneplanens 
arealdel for oppføring av naust etter godkjent søknad på G.nr. 4, fellesland.

Saltdal kommune mener at kommuneplanens arealdel ikke blir vesentlig tilsidesatt med følgende 
grunnlag:



1. Naustet blir plassert sammen med andre naust.
2. Det er en arealmessig fordel at inngrepene samles på ett område, fremfor å fordele dette på to 

naustområder.
3. Ingen vesentlige konflikter med andre brukerinteresser

Vilkår for dispensasjonen:
LNF-19 Mettivatn avsatt i kommuneplanens arealdel reduseres med 4 naust.  
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Behandling:
Ordføreren foreslo at punkt om vilkår for dispensasjon utgår.

Rådmannens innstilling med ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt.

Enstemmig vedtak:

I medhold av Plan og bygningslova § 19-2 innvilges søknad om dispensasjon fra kommuneplanens 
arealdel for oppføring av naust etter godkjent søknad på G.nr. 4, fellesland.

Saltdal kommune mener at kommuneplanens arealdel ikke blir vesentlig tilsidesatt med følgende 
grunnlag:

1. Naustet blir plassert sammen med andre naust.
2. Det er en arealmessig fordel at inngrepene samles på ett område, fremfor å fordele dette på 

to naustområder.
3. Ingen vesentlige konflikter med andre brukerinteresser

PS 36/11 Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan Storjord. Nybygging av sti.

Rådmannens innstilling
I medhold av Plan og bygningslova § 19-2. innvilger Saltdal formannskap dispensasjon for 
fremføring av ”sti” på G.nr/b.nr. 73/1. Dispensasjon gis på ubestemt tid jfr. Pbl § 19-3 til fremtidig 
trase for E6 er etablert. 

Dispensasjonen innvilges med følgende vilkår jfr. Pbl § 19-2:
1. Gang og sykkelveg kan bli krevd fjernet når ny E6 skal bygges 
2. Gang- og sykkelveg skal ha bredde på minimum 3 meter og opparbeides med fast dekke. Det 

skal etableres ledelinje for svaksynte på lik linje med øvrig stisystem på Storjord. 
3. Det skal etableres 2 stk HC parkeringsplasser nærmest ”stien” mot nord. Disse skal ha en 

bredde på 3,8 – 4 meter og lengde 5 meter. Parkeringsplassene skal merkes etter 
skiltnormalen. HC-plassene lokaliseres i forhold til fremtidig kunstgalleri.

4. Det etableres trinnfri adkomst fra HC-plasser mot gang- og sykkelveg. 
• Maks stigning 100 cm eller mer: 8 % (1:12)
• Maks stigning 60–100 cm: 13 % (1:8)
• Maks stigning 0–60 cm: 18 % (1:5,5)

Dispensasjonen har en varighet på to år. 

Før tiltak igangsettes skal det søkes om byggetillatelse jfr. Pbl. § 20-1 bokstav l med tildeling av 
ansvarsretter.
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Behandling:
Følgende endringer ble foreslått:  
Begrepet gang- og sykkelveg endres generelt til stien.
Breddekrav på min. 3 meter utgår.
Nest siste setning endres slik: Byggetiltaket må være igangsatt innen to år.

Rådmannens innstilling med ovennevnte endringer ble enstemmig vedtatt.

Enstemmig vedtak:

I medhold av Plan og bygningslova § 19-2. innvilger Saltdal formannskap dispensasjon for 
fremføring av ”sti” på G.nr/b.nr. 73/1. Dispensasjon gis på ubestemt tid jfr. Pbl § 19-3 til fremtidig 
trase for E6 er etablert. 

Dispensasjonen innvilges med følgende vilkår jfr. Pbl § 19-2:
5. Stien kan bli krevd fjernet når ny E6 skal bygges 
6. Stien opparbeides med fast dekke. Det skal etableres ledelinje for svaksynte på lik linje med 

øvrig stisystem på Storjord. 
7. Det skal etableres 2 stk HC parkeringsplasser nærmest ”stien” mot nord. Disse skal ha en 

bredde på 3,8 – 4 meter og lengde 5 meter. Parkeringsplassene skal merkes etter 
skiltnormalen. HC-plassene lokaliseres i forhold til fremtidig kunstgalleri.

8. Det etableres trinnfri adkomst fra HC-plasser mot stien. 
• Maks stigning 100 cm eller mer: 8 % (1:12)
• Maks stigning 60–100 cm: 13 % (1:8)
• Maks stigning 0–60 cm: 18 % (1:5,5)

Byggetiltaket må være igangsatt innen to år. 

Før tiltak igangsettes skal det søkes om byggetillatelse jfr. Pbl. § 20-1 bokstav l med tildeling av 
ansvarsretter.

PS 37/11 Folkeavstemning angående Avfallsenergi AS sin etablering på Rognan

Rådmannens innstilling
Saltdal kommune anser at planarbeidet med tilhørende konsekvensutredning vil belyse saken 
tilstrekklig til at kommunestyret på selvstendig grunnlag kan avgjøre saken. Saltdal kommune 
bestemmer derfor at rådgivende folkeavstemming ikke avholdes i denne sak. 
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Behandling:
Siv Mossleth foreslo følgende:
Saltdal kommune ønsker å følge innbyggernes råd i saken om det skal etableres et 
forbrenningsanlegg for farlig avfall i Saltdal.
Saltdal kommune gjennomførere derfor folkeavstemning om forbrenningsanlegget i forbindelse med 
kommunevalget 2011. 

Rådmannens innstilling ble vedtatt med 5 mot 2 stemmer (som ble avgitt for Siv Mossleths forslag).



Innstilling:
Saltdal kommune anser at planarbeidet med tilhørende konsekvensutredning vil belyse saken 
tilstrekklig til at kommunestyret på selvstendig grunnlag kan avgjøre saken. Saltdal kommune 
bestemmer derfor at rådgivende folkeavstemming ikke avholdes i denne sak. 

Protokolltilførsel:
Saltdal Fremskrittsparti vil vurdere å kreve folkeavstemning etter at 
konsekvensutredning/reguleringsplan har vært ute til høring.

PS 38/11 Båtbyggermuseet på Rognan

Rådmannens innstilling
Rådmannen viser til styringsgruppas vedtak i møte 15.03.11. Der følgende ble vedtatt;
Forprosjektet ”Båtbyggermuseum i Rognanfjæra” tas til orientering. Styringsgruppa anbefaler at  
Saltdal kommune og Nordlandsmuseet konkretiserer museumsplanene i et hovedprosjekt”.

Saltdal kommune ønsker å fremme oppstart av et hovedprosjekt med hensikt å etablere et 
båtbyggermuseum i Rognanfjæra. Saltdal kommune bevilger kr. 250 000,- pr. år i 2 år til 
hovedprosjektet. Beløpet innarbeides i økonomiplan og budsjettene for 2012 og 2013. Et 
hovedprosjekt bør iverksettes så snart finansiering er på plass.

Saksprotokoll i Formannskap - 22.03.2011 

Behandling:
Rådmannen endret ordlyden i innstillingen til.
Endring av 1. setning i 2. avnitt: Saltdal kommune ønsker å inngå avtale med Nordland Museum og 
Nordland fylkeskommune om oppstart av et hovedprosjekt med hensikt å etablere et 
båtbyggermuseum i Rognanfjøra.
Nytt 3. avsnitt: 
. Saltdal kommune bevilger kr. 250 000,- pr. år i 2 år til hovedprosjektet. Beløpet innarbeides i 
økonomiplan og budsjettene for 2012 og 2013. Et hovedprosjekt bør iverksettes så snart finansiering 
er på plass.

Stig Morten Sletteng foreslo:
Saltdal kommune ønsker ikke å starte opp hovedprosjekt med hensikt å etablere et båtbyggermuseum 
pr. dags dato.

Rådmannens innstilling ble vedtatt med 4 mot 3 stemmer (som ble avgitt for Stig Morten Slettengs 
forslag).

Enstemmig innstilling:
Rådmannen viser til styringsgruppas vedtak i møte 15.03.11. Der følgende ble vedtatt;
Forprosjektet ”Båtbyggermuseum i Rognanfjæra” tas til orientering. Styringsgruppa anbefaler at  
Saltdal kommune og Nordlandsmuseet konkretiserer museumsplanene i et hovedprosjekt”.

Saltdal kommune ønsker å inngå avtale med Nordland Museum og Nordland fylkeskommune om 
oppstart av et hovedprosjekt med hensikt å etablere et båtbyggermuseum i Rognanfjøra.

Saltdal kommune bevilger kr. 250 000,- pr. år i 2 år til hovedprosjektet. Beløpet innarbeides i 
økonomiplan og budsjettene for 2012 og 2013. Et hovedprosjekt bør iverksettes så snart finansiering 
er på plass.



PS 39/11 Endring av kommunale vilkår motorferdsel
Rådmannens innstilling
Kommunale bestemmelser med hjemmel i lov om motorferdsel i utmark, Pkt. 3.2 kommunale
vilkår punkt 4 og 6 endres slik:
Kjøreforbudet på 1. juledag, 1. nyttårsdag og 1. påskedag utgår.
Vintersesongen er avgrenset fra 1. november til senest 2 helg i mai. 

Rullering av kommunale bestemmelser om motorferdsel i utmark, starter opp umiddelbart etter 
Stortingets vedtak om ny lov om motorferdsel i utmark. 
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Behandling:
Forslag om endring av punkt 4 utgår da dette er allerede vedtatt i f.sak 34/10.

Enstemmig innstilling:
Kommunale bestemmelser med hjemmel i lov om motorferdsel i utmark, Pkt. 3.2 kommunale
vilkår punkt 6 endres slik:
Vintersesongen er avgrenset fra 1. november til senest 2 helg i mai. 

Rullering av kommunale bestemmelser om motorferdsel i utmark, starter opp umiddelbart etter 
Stortingets vedtak om ny lov om motorferdsel i utmark. 

PS 40/11 Avtale om samarbeid og etablering av et overordnet samarbeidsorgan mellom 
kommunene Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Røst, Saltdal, Steigen, Sørfold, 
Tysfjord og Værøy og Nordlandssykehuset HF

Rådmannens innstilling
Saltdal kommunestyre vedtar framlagte avtaleutkast for regionalt overordnet samhandlingsorgan 
(RESO).
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Behandling:

Enstemmig innstilling:
Saltdal kommunestyre vedtar framlagte avtaleutkast for regionalt overordnet samhandlingsorgan 
(RESO).

PS 41/11 Salten Kultursamarbeid - evaluering og veien videre

Rådmannens innstilling
Saltdal kommune slutter seg til Salten Regionråds anbefalinger. De økte utgiftene bakes inn i 
kommunens budsjett fra 2012 gjennom en rammeøkning av kulturbudsjettet.
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Behandling:

Enstemmig innstilling:
Saltdal kommune slutter seg til Salten Regionråds anbefalinger. De økte utgiftene bakes inn i 
kommunens budsjett fra 2012 gjennom en rammeøkning av kulturbudsjettet.

PS 42/11 1. gangs behandling. Reguleringsendring for Del av Dypvannskaia.

Rådmannens innstilling
I medhold av Plan og bygningslova § 12-10 legges forslag til reguleringsendring for Del av 
Dypvannskaia ut til offentlig ettersyn i 6 uker.
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Behandling:

Enstemmig vedtak:

I medhold av Plan og bygningslova § 12-10 legges forslag til reguleringsendring for Del av 
Dypvannskaia ut til offentlig ettersyn i 6 uker.

PS 43/11 Sykkelløftet i Salten

Rådmannens innstilling
Saltdal kommune slutter seg til vedtaket i Salten regionråd.
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Behandling:

Enstemmig vedtak:
Saken utsettes til f.skapsmøte i forbindelse med kommunestyremøtet 30.03.
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