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Saksliste
Utvalgs-
saksnr

Innhold Vedlegg Arkivsaksnr

PS 58/11 2. gangs behandling. Reguleringsendring for Del av Rognan 
Dypvannskai.

1-20 2011/205

PS 59/11 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel. 
Oppføring av fritidsbebyggelse Botnvatn.

21-28 2010/2016

PS 60/11 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - 
Saltdal kommune. Oppføring av friidsbebyggelse i LNF-
område

29-36 2011/289

PS 61/11 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel. 
Oppføring av fritidsbebyggelse ved Flygandalsvatn.

Eget hefte 2011/311

PS 62/11 Spørsmål om kjøp av eiendommen gnr. 43, bnr. 354 av 
Marion Idrupsen

37-52 2010/134

PS 63/11 Rassikring av kommunal veg, mellom Nordnes og 
Skjelgodnes

53 2011/704

PS 64/11 Endring av avtale mellom Saltdal kommune og Saltdal 
flyklubb om klargjøring og drift av Rognan Flyplass til ikke 
alment bruk

54-69 2008/611

PS 65/11 Fremming av kartleggingsrapport for Rognanfjæra : 
Verneverdi - sårbarhet - muligheter

Eget hefte 2009/1294

PS 66/11 Dispensasjonssøknad Balvatn 70/71 2009/1241

PS 67/11 Jan Petter Nilsen. Søknad om bruk av stor motor på Balvatn 72 2009/875

PS 68/11 Marit J. og Leif Vidar Haugen. Søknad om motorferdsel i 
utmark

2010/1760

PS 69/11 Jørn Inge Johansen. Søknad om motorferdsel i utmark 73 2011/637

PS 70/11 Rune Ingebrigtsen. Søknad om motorferdsel i utmark 74 2010/1662

PS 71/11 Søknader etter § 6.  Barmarkskjøring 2010. 2011/681

PS 72/11 Alf Sture Vik. Søknad om motorferdsel i utmark. 2010/1699

PS 73/11 Henvendelse fra Saltdal eldreråd om banktjenester 2011/16

PS 74/11 Forslag fra FRP om samarbeid om stilling - søppel 2011/14

PS 75/11 Oppnevning av kommunekomiteen for årets TV-aksjon - 
Norsk Folkehjelp

75 2011/709

PS 76/11 1. gangs behandling. Detaljreguleringsplan for 
forbrenningsanlegg Osøyra industriområde med 
konsekvensutredning.

Ettersendes 2010/892

PS 77/11 Arctic Lys A/S – Søknad om serveringsbevilling Legges fram 
i møtet

2011/713

PS 78/11 Infoskilt Nerauran Legges fram 
i møtet

2011/723

Rognan 18.05.11

Kjell Magne Johansen
Ordfører



Saker til behandling

PS 58/11 2. gangs behandling. Reguleringsendring for Del av Rognan Dypvannskai.

Rådmannens innstilling
I medhold av Plan og bygningslova § 12 – 12 egengodkjenner Saltdal kommune reguleringsendring 
for Del av Rognan Dypvannskai.

Saksprotokoll i Formannskap - 24.05.2011 

Behandling:

Enstemmig innstilling:
I medhold av Plan og bygningslova § 12 – 12 egengodkjenner Saltdal kommune reguleringsendring 
for Del av Rognan Dypvannskai.

PS 59/11 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel. Oppføring av 
fritidsbebyggelse Botnvatn.

Rådmannens innstilling
I medhold av Plan- og bygningslova § 19-2 innvilges ikke dispensasjon for oppføring av 
fritidsbebyggelse på G.nr. 7, b.nr. 4. Hensynene bak bestemmelsen det søkes om dispensasjon fra blir 
vesentlig tilsidesatt. I tillegg vurderes fordelene ved tiltaket å ikke være klart større enn ulempene.

Saksprotokoll i Formannskap - 24.05.2011 

Behandling:

Enstemmig vedtak:

I medhold av Plan- og bygningslova § 19-2 innvilges ikke dispensasjon for oppføring av 
fritidsbebyggelse på G.nr. 7, b.nr. 4. Hensynene bak bestemmelsen det søkes om dispensasjon fra 
blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg vurderes fordelene ved tiltaket å ikke være klart større enn 
ulempene.

PS 60/11 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - Saltdal kommune. 
Oppføring av friidsbebyggelse i LNF-område

Rådmannens innstilling
I medhold av Plan og bygningslova § 19-2 innvilger Saltdal kommune søknad om dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel foroppføring av 2 hytter på G.nr 22 b.nr. 4, Evensgård. 

Vilkår for dispensasjonen:
LNF-F 74 Fuglvatn reduseres med 2 hytter. Dette oppdateres ved rullering av kommuneplanens 
arealdel. 



Saksprotokoll i Formannskap - 24.05.2011 

Behandling:

Enstemmig vedtak:

I medhold av Plan og bygningslova § 19-2 innvilger Saltdal kommune søknad om dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel foroppføring av 2 hytter på G.nr 22 b.nr. 4, Evensgård. 

Vilkår for dispensasjonen:
LNF-F 74 Fuglvatn reduseres med 2 hytter. Dette oppdateres ved rullering av kommuneplanens 
arealdel. 

PS 61/11 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel. Oppføring av 
fritidsbebyggelse ved Flygandalsvatn.

Rådmannens innstilling
I medhold av plan og bygningslova § 19-2 innvilges ikke dispensasjon fra kommuneplanens arealdel 
for oppføring av hytte ved Flygandalsvatn. Hensynet bak bestemmelsene i LNF-område blir 
vesentlig tilsidesatt. Fordelene ved tiltaket anses heller ikke være klart større enn ulempene etter en 
samlet vurdering.

Saksprotokoll i Formannskap - 24.05.2011 

Behandling:

Enstemmig vedtak:

I medhold av plan og bygningslova § 19-2 innvilges ikke dispensasjon fra kommuneplanens 
arealdel for oppføring av hytte ved Flygandalsvatn. Hensynet bak bestemmelsene i LNF-område 
blir vesentlig tilsidesatt. Fordelene ved tiltaket anses heller ikke være klart større enn ulempene 
etter en samlet vurdering.

PS 62/11 Spørsmål om kjøp av eiendommen gnr. 43, bnr. 354 av Marion Idrupsen

Rådmannens innstilling
Saltdal kommune kjøper eiendommen gnr. 43, bnr. 354 for en kjøpesum kr. 32.000,- og påtar seg 
kostnadene for riving av bebyggelsen med levering til godkjent avfallsmottak.

Fremlagte forslag til kjøpekontrakt godkjennes.

Det inngås avtale med eier av gnr. 43, bnr. 846 om salg av regulert tilleggsareal for boligformål. Det 
skal innledes forhandlinger med Jernbaneverket om salg av det areal som i kommune-planens 
arealdel er avsatt til jernbaneformål.

Kostnadene, kr. 62.000, ved kjøp av eiendommen og fjerning av bygninger dekkes av disponibelt 
investeringsfond.



Saksprotokoll i Formannskap - 24.05.2011 

Behandling:

Enstemmig innstilling:
Saltdal kommune kjøper eiendommen gnr. 43, bnr. 354 for en kjøpesum kr. 32.000,- og påtar seg 
kostnadene for riving av bebyggelsen med levering til godkjent avfallsmottak.

Fremlagte forslag til kjøpekontrakt godkjennes.

Det inngås avtale med eier av gnr. 43, bnr. 846 om salg av regulert tilleggsareal for boligformål. Det 
skal innledes forhandlinger med Jernbaneverket om salg av det areal som i kommune-planens 
arealdel er avsatt til jernbaneformål.

Kostnadene, kr. 62.000, ved kjøp av eiendommen og fjerning av bygninger dekkes av disponibelt 
investeringsfond.

PS 63/11 Rassikring av kommunal veg, mellom Nordnes og Skjelgodnes

Rådmannens innstilling

• Fjellskjæring langs kommunal vei mellom Skjelgodnes og Nordnes, sikres mot steinsprang slik 
at veien kan reetableres og åpnes for normal trafikk.

• Tiltaket finansieres med bruk av ekstraordinære skjønnsmidler.

Saksprotokoll i Formannskap - 24.05.2011 

Behandling:

Enstemmig vedtak:

• Fjellskjæring langs kommunal vei mellom Skjelgodnes og Nordnes, sikres mot steinsprang 
slik at veien kan reetableres og åpnes for normal trafikk.

• Tiltaket finansieres med bruk av ekstraordinære skjønnsmidler. 

PS 64/11 Endring av avtale mellom Saltdal kommune og Saltdal flyklubb om klargjøring og 
drift av Rognan Flyplass til ikke alment bruk

Rådmannens innstilling
Saltdal kommune foreslår følgende endringer i avtale mellom Saltdal kommune og Saltdal Flyklubb:

Følgende punkter utgår i gjeldende avtale:
Kap. 1

1. 1.2
2. 1.3

Kap 2
Nytt punkt
Bygg/anlegg nevnt i pkt 2.3 skal ikke kunne forlanges fjernet av SK før etter 5 år oppsigelse av 
avtalen.  Dette for å sikre forutsigbarhet for de investeringer som utbygger eventuelt gjør.
Endring i punkt 2.6
”rette instanser” endres til Avinor.

Kap 3



Pkt. 3.2 og 3.3 utgår og erstattes med nytt punkt:
SFK skal spesifisere regnskap for drift- og vedlikehold av Rognan Flyplass. Regnskap skal 
oversendes Saltdal kommune ved regnskapsavslutning.

Endring pkt. 3.4 
Opprinnelig tekst:
SFK kan ikke kreve leie for Saltdal kommune sin disponering av flyplassen etter pkt. 2.6, med 
mindre det foreligger tillatelse fra Saltdal kommune v/formannskapet. 

Endres til: 
SFK kan kreve leie av de som benytter kommunens rett til disponering av flyplassen etter pkt. 2.6. 
leien skal ikke overstige kr 1.000 per døgn.  Det tillates ikke å ta leieinntekter for arrangementer for 
barn- og ungdom opp til 18 år.

SFK står selv ansvarlig for vedlikehold av plassen. Leieinntekter etter pkt. 2.6 skal bla. dekke dette.

Kap 4.
Opprinnelig tekst 
Avtalens varighet settes til 4 år fra dato for godkjenning av Saltdal kommunestyre. Avtalen forlenges 
automatisk for 2 år dersom ikke annet blir avtalt.

Endres til: Avtalens varighet settes til 4 år, og forlenges automatisk for 2 år dersom ikke annet blir 
avtalt.

Saksprotokoll i Formannskap - 24.05.2011 

Behandling:
Alf Sture Vik fratrådte som innhabil. 

Monica Sundsfjord fremmet følgende forslag:
Eksisterende avtale mellom Saltdal kommune og Saltdal flyklubb forlenges inntil framtidig bruk av 
flyplassområdet avklares i forbindelse med rullering av Saltdal kommunes arealplan.  

Monica Sundsfjords forslag ble enstemmig vedtatt.

Enstemmig innstilling:
Eksisterende avtale mellom Saltdal kommune og Saltdal flyklubb forlenges inntil framtidig bruk av 
flyplassområdet avklares i forbindelse med rullering av Saltdal kommunes arealplan.  

PS 65/11 Fremming av kartleggingsrapport for Rognanfjæra : Verneverdi - sårbarhet - 
muligheter

Rådmannens innstilling
Kartleggingsrapporten tas til orientering og skal brukes som redskap for vurdering av fremtidig 
utnyttelse av bygg og anlegg i Rognanfjæra. Kommunedelplan for området revideres og ny 
områdeplan utarbeides.



Saksprotokoll i Formannskap - 24.05.2011 

Behandling:

Enstemmig innstilling:
Kartleggingsrapporten tas til orientering og skal brukes som redskap for vurdering av fremtidig 
utnyttelse av bygg og anlegg i Rognanfjæra. Kommunedelplan for området revideres og ny 
områdeplan utarbeides.

PS 66/11 Dispensasjonssøknad Balvatn

Rådmannens innstilling:
Johan Furebotten gis dispensasjon til bruk av påhengsmotor på maksimalt 30 hk på Ballvann.
Dispensasjonen gjelder for sesongen 2011.
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Behandling:

Enstemmig vedtak:

Johan Furebotten gis dispensasjon til bruk av påhengsmotor på maksimalt 30 hk på Ballvann.
Dispensasjonen gjelder for sesongen 2011.

PS 67/11 Jan Petter Nilsen. Søknad om bruk av stor motor på Balvatn
Rådmannens innstilling:
Jan – Petter Nilsen gis dispensasjon til bruk av påhengsmotor på maksimalt 30 hk på Ballvann.
Dispensasjonen gjelder for sesongen 2011.
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Behandling:

Enstemmig vedtak:

Jan – Petter Nilsen gis dispensasjon til bruk av påhengsmotor på maksimalt 30 hk på Ballvann.
Dispensasjonen gjelder for sesongen 2011.

PS 68/11 Marit J. og Leif Vidar Haugen. Søknad om motorferdsel i utmark
Rådmannens innstilling:
Marit Jensen og Leif Vidar Haugen gis dispensasjon etter §6, bruk av helikopter for frakting av 
hytteelementer og annet byggemateriell til hyttetomt på Tømmerdalfjellet. Dispensasjonen gjelder i 
perioden 13.06 – 30.06. 2011 Dispensasjonen er vurdert etter prinsippene i naturmangfoldlovens § 8 
til 12.



Saksprotokoll i Formannskap - 24.05.2011 

Behandling:

Enstemmig vedtak:

Marit Jensen og Leif Vidar Haugen gis dispensasjon etter §6, bruk av helikopter for frakting av 
hytteelementer og annet byggemateriell til hyttetomt på Tømmerdalfjellet. Dispensasjonen gjelder i 
perioden 13.06 – 30.06. 2011 Dispensasjonen er vurdert etter prinsippene i naturmangfoldlovens § 
8 til 12.

PS 69/11 Jørn Inge Johansen. Søknad om motorferdsel i utmark
Rådmannens innstilling:
Jørn Inge Johansen gis dispensasjon etter §6, bruk av helikopter for frakting av hytteelementer og 
annet byggemateriell til hyttetomt på Tømmerdalfjellet. Dispensasjonen gjelder i perioden 13.06 – 
30.06. 2011 Dispensasjonen er vurdert etter prinsippene i naturmangfoldlovens § 8 til 12.

Saksprotokoll i Formannskap - 24.05.2011 

Behandling:

Enstemmig vedtak:

Jørn Inge Johansen gis dispensasjon etter §6, bruk av helikopter for frakting av hytteelementer og 
annet byggemateriell til hyttetomt på Tømmerdalfjellet. Dispensasjonen gjelder i perioden 13.06 – 
30.06. 2011 Dispensasjonen er vurdert etter prinsippene i naturmangfoldlovens § 8 til 12.

PS 70/11 Rune Ingebrigtsen. Søknad om motorferdsel i utmark
Rådmannens innstilling:
Rune Ingebrigtsen gis dispensasjon etter §6, kjøring etter godkjente traktorvei i Bleiknes.
Dispensasjonen gjelder for barmark sesongen 2011. Dispensasjonen er vurdert etter prinsippene
i naturmangfoldloven §8 til 12.
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Behandling:

Enstemmig vedtak:

Rune Ingebrigtsen gis dispensasjon etter §6, kjøring etter godkjente traktorvei i Bleiknes.
Dispensasjonen gjelder for barmark sesongen 2011. Dispensasjonen er vurdert etter prinsippene
i naturmangfoldloven §8 til 12.

PS 71/11 Søknader etter § 6.  Barmarkskjøring 2010.
Rådmannens innstilling:
Håkon Andersen gis dispensasjon etter §6, kjøring etter traktorvei fra Grytvikvatnet til Langvatnet, 
gjelder for barmarksesongen 2011. Dispensasjonen gjelder også transport med helikopter for frakting 
av hytte fra Grytvikvatnet til hyttetomt, i perioden mai/juni. Dispensasjonen er vurdert etter 
prinsippene i naturmangfoldlovens § 8 til 12. 



Saksprotokoll i Formannskap - 24.05.2011 

Behandling:

Enstemmig vedtak:

Håkon Andersen gis dispensasjon etter §6, kjøring etter traktorvei fra Grytvikvatnet til Langvatnet, 
gjelder for barmarksesongen 2011. Dispensasjonen gjelder også transport med helikopter for 
frakting av hytte fra Grytvikvatnet til hyttetomt, i perioden mai/juni. Dispensasjonen er vurdert 
etter prinsippene i naturmangfoldlovens § 8 til 12. 

PS 72/11 Alf Sture Vik. Søknad om motorferdsel i utmark.
Rådmannens innstilling:
Else Gjertine Vik gis dispensasjon etter §6, tillatelse til bruk av helikopter og landing ved
Krokvann. Dispensasjonen er vurdert etter prinsippene i naturmangfoldloven §8 til 12.
Tillatelsen gjelder 2. turer til og fra Krokvann innenfor perioden juni – oktober 2011.
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Behandling:
Alf  Sture Vik fratrådte som innhabil.

Enstemmig vedtak:

Else Gjertine Vik gis dispensasjon etter §6, tillatelse til bruk av helikopter og landing ved
Krokvann. Dispensasjonen er vurdert etter prinsippene i naturmangfoldloven §8 til 12.
Tillatelsen gjelder 2. turer til og fra Krokvann innenfor perioden juni – oktober 2011.

PS 73/11 Henvendelse fra Saltdal eldreråd om banktjenester

Rådmannens innstilling
Ingen innstilling.
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Behandling:

Enstemmig vedtak:

Saken utsettes til neste møte.  Det legges da frem forslag til uttalelse som skal sendes til sentrale 
instanser og bankene.

PS 74/11 Forslag fra FRP om samarbeid om stilling - søppel

Rådmannens innstilling
Ingen innstilling



Saksprotokoll i Formannskap - 24.05.2011 

Behandling:

Enstemmig vedtak:

Saken utsettes til neste møte. Administrasjon bes utarbeide en vurdering av behovet for en slik 
stilling.

PS 75/11 Oppnevning av kommunekomiteen for årets TV-aksjon - Norsk Folkehjelp

Rådmannens innstilling
Som kommunekomité for TV-aksjon 2011 – Norsk Folkehjelp oppnevnes:
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Behandling:

Enstemmig vedtak:

Som kommunekomité for TV-aksjon 2011 – Norsk Folkehjelp oppnevnes:

Monica Sundsfjord, Saltdal formannskap
1 representant fra Utdanningsforbundet
1 representant fra Hero Mottakssenter
1 representant fra Heimevernet i Saltdal   
1 representant fra Frivillighetssentralen
1 representant fra Saltdal kirke v/SKULK
1 representant fra Saltdal sanitetsforening
1 representant fra administrasjon

PS 76/11 1. gangs behandling. Detaljreguleringsplan for forbrenningsanlegg Osøyra 
industriområde med konsekvensutredning.

Rådmannens innstilling
Formannskapets innstilling i sak 47/11 og krav ovenfor tiltakshaver om supplerende opplysninger er 
ikke gitt på en tilfredsstillende måte. Tiltakshaver har ikke dokumentert erfaringer med drift og 
vedlikehold av anlegg som har vært eller er i drift. 

I medhold av Plan og bygningslova § 12-11 utlegges ikke reguleringsplan med tilhørende 
konsekvensutredning til offentlig ettersyn.
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Behandling:
Med henvisning til e-post fra Knut Østbø 20.05.11 trekker rådmannen saken tilbake.

Vedtak:
Saken utgår.



PS 77/11 Arctic Lys A/S - Søknad om serveringsbevilling

Rådmannens innstilling
Arctic Lys A/S v/daglig leder Vigdis Lier innvilges serveringsbevilling.
Bevillingen gis under forutsetning av Mattilsynets godkjenning av lokalene, og at daglig leder 
gjennomfører etablererprøven innen 1. juli.
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Behandling:

Enstemmig vedtak:

Arctic Lys A/S v/daglig leder Vigdis Lier innvilges serveringsbevilling.
Bevillingen gis under forutsetning av Mattilsynets godkjenning av lokalene, og at daglig leder 
gjennomfører etablererprøven innen 1. juli.

PS 78/11 Infoskilt Nerauran

Rådmannens innstilling
Saltdal kommune bevilger kr. 50.000 fra næringsfond B til informansjonsskilt på Nerauran. 
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Behandling:

Enstemmig vedtak:

Saltdal kommune bevilger kr. 50.000 fra næringsfond B til informansjonsskilt på Nerauran. 
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